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§65     SBN2023/59 

 
Omfördelning av investeringsbudget för kommunens VA-plan  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela 300 000kr i investeringsbudgeten för 
kommunens VA-plan till generell investeringspott för förvaltningschefen att besluta över. 
 

Ärendet 
Då återvinningsstationerna i kommunen går in under kommunens ansvar från 2024-01-01 och 
kommunen har fått ett förslag på att köpa de containrar som FTI i dagsläget har ståendes på 
stationerna så har ett investeringsbehov på ca 130 tkr uppkommit.  
  
Ekonomiska förutsättningar 
Kostnaderna för VA-plan belastar ur redovisningssynvinkel lämpligare driften. Ett ökat 
investeringsbehov av containrar till park- och avfallsenheten på ca 130 tkr har uppkommit och vi 
kan förvänta oss behov för ytterligare småskaliga investeringar under året. Det hade därför 
underlättat att omfördela de 300 tkr som finns budgeterat för VA-planen så förvaltningschef 
snabbare kan ta nödvändiga beslut under året. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Beslut om omfördelning av budget för VA-plan bedöms inte påverka barn och unga negativt. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela 300 000kr i investeringsbudgeten för 
kommunens VA-plan till generell investeringspott för förvaltningschefen att besluta över. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Beslutsunderlag 
 Omfördelning av investeringsbudget för kommunens VA-plan 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§66 

Informationspunkt - Genomförd tillsyn hälsoskydd i skola och 
förskola 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Bygg- och miljöchef Gunilla Kock-Hansson redogör för genomförd tillsyn i skola och förskola.  
 

Paragrafen är justerad 
 

Page 4 of 23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  

 

 
 2023-04-17 

 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

§67     SBN2023/64 

 
Buagärde 1:21 bygglov för nitrogentank  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för nitrogentank upp till 20 
kubikmeter på fastigheten Buagärde 1:21 enligt 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen (2010:900). 
Nitrogentanken placeras på en betongplatta inom befintlig industrifastighet.  
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs i startbeskedet enligt 10 kapitlet 24 § PBL.  
Detta startbesked innebär att beviljad åtgärd kan påbörjas. Vid eventuella avsteg från beviljat 
bygglov ska samhällsbyggnadsnämnden kontaktas för godkännande. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Avgiften för bygglovet är sextusen (6000) kronor enligt fastställd taxa, faktureras separat. 
 

Ärendet 
Sven-Gunnar Östangård har lämnat in en ansökan om bygglov för nitrogentank. Tanken kommer 
att ha en volym på maximalt 20 kubikmeter och placeras på en betongplatta inom befintlig 
industrifastighet. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Åtgärden bedöms inte påverka barn. 
  
Bedömning 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Placeringen av 
tanken är inom strandskydd och det finns en beviljad strandskyddsdispens. 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig, inga synpunkter har inkommit. 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har fått en remiss i ärendet men har heller inga 
synpunkter på byggnationen. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för nitrogentank upp till 20 
kubikmeter på fastigheten Buagärde 1:21 enligt 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen (2010:900). 
Nitrogentanken placeras på en betongplatta inom befintlig industrifastighet.  
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 
Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs i startbeskedet enligt 10 kapitlet 24 § PBL.  
Detta startbesked innebär att beviljad åtgärd kan påbörjas. Vid eventuella avsteg från beviljat 
bygglov ska samhällsbyggnadsnämnden kontaktas för godkännande. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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Avgiften för bygglovet är sextusen (6000) kronor enligt fastställd taxa, faktureras separat. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovshandläggare Kristina Westberg.  
  
Beslutsunderlag 
Titel                                   Datum                               Beteckning 
Ansökan                              2022-12-08                         Bygg-2022-214-1 
Översiktlig karta                 2022-02-07                         Bygg-2022-214-2 
Situationsplan                     2023-02-17                         Bygg-2022-214-9 
Kontrollplan                       2023-02-17                         Bygg-2022-214-7 
Teknisk beskrivning            2023-02-17                         Bygg-2022-214-8 
  
Avgift 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för: 
Handläggning                      6 000 kronor 
Totalt                                  6 000 kronor 
  
Upplysningar 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kapitel 43 § plan- och bygglagen. 
Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som bygglovet. 
  
Bygglov beräknas vinna laga kraft inom ca fyra veckor från detta beslut. Beslutet ska kungöras i 
Post- och Inrikes tidningar. Detta utförs av samhällsbyggnadsnämnden. Delgivningskvittot ska 
vara daterat, undertecknat och inlämnat till samhällsbyggnadsnämnden senast 10 dagar efter det 
att du mottagit beslutet. Att du skickar in delgivningskvittot är en förutsättning för att beslutet 
ska kunna vinna laga kraft. 
  
Byggnadsåtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan till annan myndighet. 
  
Ett beslut om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 42 a §. 
  
Bygglovgranskningen omfattar inte tekniska egenskapskrav. Ändringar i förhållande till gällande 
beslut måste alltid godkännas av samhällsbyggnadsnämnden före utförande. 
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Byggherren ska se till att åtgärderna genomförs i enighet med de krav som gäller enligt plan- och 
bygglagen, plan- och byggförordningen, föreskrifter, Boverkets byggregler eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen. 
  
Tomten ska ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 
  
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska lämnas in 
eller skickas till Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 517 83 Bollebygd. I 
överklagandet ska diarienummer och fastighetsbeteckning anges, samt hur beslutet anses vara 
oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder 
överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. 
  
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet mottagits. Om inte nämnden 
själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. 
Om något är oklart kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens 
huvudväxel. 

Skickas till 
Delges: Sökanden och fastighetsägaren  
Meddelas: Buagärde 1:10, 1:11, 1:13, 1:15, 1:16, 1:21, 1:22 samt Hultet 1:3  
  

Paragrafen är justerad 
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§68     SBN2023/28 

 
Fjälla 1:91 - Förhandsbesked ett enbostadshus  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på del av 
fastigheten Fjälla 1:91.  
Avgiften för prövning av förhandsbeskedet är artontusen tvåhundrafemtio (18 250) kronor enligt 
fastställd taxa, faktureras separat. 
 

Ärendet 
Charmilla Hultafors AB har ansökt om ett förhandsbesked för ett enbostadshus i souterräng och 
garage på del av fastigheten Fjälla 1:91. 
Fastigheten ligger i sammanhållen bebyggelse i Hultafors som är klassad som kulturmiljö med 
beskrivningen ”tätortsmiljö med station och järnväg, fabrik, hälsocenter och bostadsbebyggelse”. 
Platsen för förhandsbeskedet ligger snett ovanför det gamla sanatoriet. Det ligger idag två andra 
enbostadshus på Tallvägen vilka är grannfastigheter. 
  
Bedömning 
Idag är platsen för önskad byggnation en högt belägen platå i naturmark som används som 
utsiktsplats då den erbjuder en 180 graders obruten horisont med omkring 10 mils sikt i klart 
väder. Enligt intilliggande grannar besöks platsen frekvent och folk gör avstickare från 
närliggande vandringsled för att beskåda utsikten. På marken där tomten är tänkt att placeras 
finns stigar som används och detta är en del av utsiktsplatsen med något tätare vegetation och 
flackare lutning som gör att man kan ströva runt. Men också här är det branta stup tätt inpå tänkt 
hustomt. Stigarna på platsen leder sedan till den smalare utsiktsplatån på öppet berg. Att bygga ett 
enbostadshus på önskad plats skulle bygga in utsiktsplatån mellan två hus – det som önskas 
byggas och ett befintligt hus som ligget i andra änden. Platsen skulle inte längre skulle upplevas 
lika orörd eller lika tillgänglig för allmänheten. Den fria utsikten över landskapet skulle brytas.  
  
Denna naturmark på urberg har viktiga värden att bevara och yttrande från miljö har klargjort att 
rödlistade arter inte kan uteslutas. Kuperad berghäll, mossa/lava, gamla tallar, ljung och blåbärsris 
karaktäriserar platsen.  
  
Markarbeten här skulle också kunna innebära en risk för ras av lösa stenblock med fall ner mot 
Kärnåsenvägen följt av Hultaforsvägen och järnvägen.  
  
Det som ligger till grund för förslaget till avslag på förhandsbesked är framför allt att det finns 
allmänna intressen av att naturvärdena och platsen för rekreation bevaras vilka enligt 
bedömningen väger tyngre än det enskilda intresset av att exploatera marken. Att det saknas stöd 
i översiktsplanen för utveckling av bebyggelse på platsen och att marken bedöms vara olämplig 
för byggande (rasrisker vid byggnation och säkerhetsrisker vid framtida boende) är också 
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betydande för bedömningen. Brister i framkomlighet och vägens kvalité är ytterligare hinder för 
byggnation som på grund av läget är svårt att se en lösning på. Ledningar i, på och över mark 
samt oklara lösningar för vatten, avlopp och avfallshantering är inte i sig hinder för 
förhandsbesked men problem som också hade behövt lösas. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Precis utanför önskad tomtplats är marken brant sluttande och det breda och långa stupet vid den 
smalare utsiktsplatån ligger mycket nära. Att besöka utsiktsplatsen med närvarande vuxna innebär 
inte samma säkerhetsrisk som det skulle vara för barn att ha denna miljö i sin omedelbara närhet 
varje dag. Förskola, skola, kollektivtrafik och granngemenskap finns. 
  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på del av 
fastigheten Fjälla 1:91.  
Avgiften för prövning av förhandsbeskedet är artontusen tvåhundrafemtio (18 250) kronor enligt 
fastställd taxa, faktureras separat.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovshandläggare Cecilia Lundgren. 
  
Beslutsunderlag 
Titel Datum Beteckning 
Ansökan om förhandsbesked (reviderad) 2023-03-09 Bygg-2023-20-35 
Yttrande från kommunen gällande avfall 2023-02-21 Bygg-2023-20-16 
Yttrande från kommunen gällande VA 2023-02-24 Bygg-2023-20-18 
Grannyttrande (två med samma innehåll) 2023-02-27 Bygg-2023-20-19 
Yttrande från Vattenfall gällande ledningar 2023-02-27 Bygg-2023-20-22 
Grannyttrande (två med samma innehåll) 2023-03-05 Bygg-2023-20-24 
Grannyttrande (två med samma innehåll) 2023-03-05 Bygg-2023-20-26 
Situationsplan (reviderad) 2023-03-06 Bygg-2023-20-29 
Plan- och sektionsritning (reviderad) 2023-03-09 Bygg-2023-20-36 
Fasadritning (reviderad) 2023-03-09 Bygg-2023-20-37 
Plan-, fasad och sektionsritning garage 2023-03-09 Bygg-2023-20-38 
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Yttrande från miljöenheten 2023-03-27 Bygg-2023-20-41 
Bilder 2023-03-29 Bygg-2023-20-42 
  
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska lämna in 
eller skickas till Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 517 83 Bollebygd. I 
överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring 
som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen 
och uppge namn, postadress och telefonnummer. 
  
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Nämnden skicka 
vidare överklagandet till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du 
vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel. 
  
Delgivningskvittot ska vara daterat, undertecknat och inlämnat till samhällsbyggnadsförvaltningen 
senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Att du skickar in ditt delgivningskvitto är en 
förutsättning för att beslutet om förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft. 

Skickas till 
Delges: Sökanden & Fjälla 1:114. 1:115 och 1:120,  
Meddelas: Fjälla 1:46, 1:81 och 1:112 
Kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 

Paragrafen är justerad 
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§69     SBN2023/56 

 
Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Anpassad grundskola Bollebygds kommun 
Utbildningsnämnden med organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på 
fyrtiotusen (40 000) kronor för att ha startat sin livsmedelsverksamhet på Krokdalsvägen 23 A 
innan verksamheten registrerats. 
 

Ärendet 
Kontrollmyndigheten fick den 24 januari 2023 veta att ni bedriver livsmedelsverksamhet på 
Krokdalsvägen 23 A utan att ha registrerat den hos myndigheten.  
Ni skickade in en registrering till oss efter att miljöenheten hade uppmärksammat er förvaltning 
om att enheter som hanterar livsmedel som serveras barnen i skolan behöver vara registrerade. I 
er registrering uppger ni att verksamheten startade den 17 augusti 2021, vilket gör att ni startat 
innan ni registrerade er. 
  
Lagstöd 
30a § Livsmedelslagen (2006:804) Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift 
ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. 
  
30b § Livsmedelslagen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är 
uppsåtlig eller oaktsam. Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid 
prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas 1. om överträdelsen berott på sjukdom som 
medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit 
skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 2. om 
överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse 
eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att 
undvika överträdelsen. 
  
30 c § Livsmedelslagen (2006:804) Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter. 
Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon 
sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:644). 
  
39 c § Livsmedelsförordningen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en 
verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till 
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Avgiften 
ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 
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kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad 
anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 
kronor och högst 40 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges 
i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. 
  
39 b § Livsmedelsförordningen (2006:813) Med årsomsättning avses i 39 c–39 e §§ den totala 
omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om 
överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om 
årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. 
  
39 h § Livsmedelsförordningen (2006:813) En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet 
efter en särskild betalningsuppmaning. 
  
Information 
Sanktionsavgiften ska betalas till staten. Ni kommer att få en faktura på avgiften från 
Kammarkollegiet när samhällsbyggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft. 
  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Anpassad grundskola Bollebygds kommun 
Utbildningsnämnden med organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på 
fyrtiotusen (40 000) kronor för att ha startat sin livsmedelsverksamhet på Krokdalsvägen 23 A 
innan verksamheten registrerats. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av miljöinspektör Zabina Järpfjord. 
  
Beslutsunderlag 
Miljö-2023-27-1-Registrering av livsmedelsverksamhet 
Miljö-2023-107-Anmälan om brott mot livsmedelslagen 
Tjänsteskrivelse 23-03-24 
  
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska lämna in 
eller skickas till Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 517 83 Bollebygd. I 
överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring 
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som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen 
och uppge namn, postadress och telefonnummer. 
  
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Nämnden skicka 
vidare överklagandet till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du 
vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel. 
  
Delgivningskvittot ska vara daterat, undertecknat och inlämnat till samhällsbyggnadsförvaltningen 
senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Att du skickar in ditt delgivningskvitto är en 
förutsättning för att beslutet om förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft. 

Beslutsunderlag 
 Beslut om sanktionsavgift Anpassad Grundskola Bollebygds Kommun 
 Miljö-2023-27-1-Registrering av livsmedelsverksamhet 
 Miljö-2023-107--Anmälan om brott mot livsmedelslagen 

Skickas till 
Handläggare Zabina Järpfjord 

Paragrafen är justerad 
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§70     SBN2023/38 

 
Beslut om sanktion, Hemtjänsten i Bollebygd, Flässjum 2:80  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Hemtjänsten Bollebygd, socialnämnden, med 
organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på fyrtio tusen (40 000) kronor 
för att ha flyttat sin livsmedelsverksamhet till Stationsvägen 13 i Bollebygd innan verksamheten 
registrerats. 
 

Ärendet 
Kontrollmyndigheten har fått kännedom om att ni har flyttat er livsmedelsverksamhet till andra 
lokaler. Ni har flyttat ert mottagningskök från lokaler på Ballebovägen 6 till lokaler på 
Stationsvägen 13 i Bollebygd under 2021 utan att ha registrerat det hos myndigheten.  
  
Vid en planerad livsmedelsinspektion den 29/12 2022 fick vi veta att ni startat verksamheten i 
andra lokaler utan att anmäla detta till miljöenheten. Kontrollmyndigheten, i detta fall 
samhällsbyggnadsnämnden, ska besluta om sanktionsavgift om ni har startat/flyttat 
livsmedelsverksamheten utan att ha gjort en anmälan om registrering.  
  
Staten, kommuner eller regioner ska betala en fast avgift om 40 000 kronor.  
Förordning (2021:653).  
  
Den 30 januari 2023 informerade vi er om att vi på grund av dessa uppgifter avsåg att besluta om 
sanktionsavgift. Ni fick möjlighet att yttra er, men det har ni inte gjort.  
  
Lagstöd 
30a § Livsmedelslagen (2006:804) Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift 
ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. 
30b § Livsmedelslagen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är 
uppsåtlig eller oaktsam. Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid 
prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas 1. om överträdelsen berott på sjukdom som 
medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit 
skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 2. om 
överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse 
eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att 
undvika överträdelsen. 
  
30 c § Livsmedelslagen (2006:804) Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter. 
Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
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yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon 
sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:644). 
  
39 c § Livsmedelsförordningen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en 
verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till 
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Avgiften 
ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 
kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad 
anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 
kronor och högst 40 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges 
i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. 
  
39 b § Livsmedelsförordningen (2006:813) Med årsomsättning avses i 39 c–39 e §§ den totala 
omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om 
överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om 
årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. 
  
39 h § Livsmedelsförordningen (2006:813) En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet 
efter en särskild betalningsuppmaning. 
  
Information 
Sanktionsavgiften ska betalas till staten. Ni kommer att få en faktura på avgiften från 
Kammarkollegiet när samhällsbyggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft. 
  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Hemtjänsten Bollebygd, socialnämnden, med 
organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på fyrtio tusen (40 000) kronor 
för att ha flyttat sin livsmedelsverksamhet till Stationsvägen 13 i Bollebygd innan verksamheten 
registrerats. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av miljöinspektör Zabina Järpfjord.  
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Beslutsunderlag 
Miljö-2023-12-3 Upplysning om sanktionsavgift 
Miljö-2022-383-1 Registrering av livsmedelsverksamhet 
  
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska lämna in 
eller skickas till Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 517 83 Bollebygd. I 
överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring 
som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen 
och uppge namn, postadress och telefonnummer. 
  
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Nämnden skicka 
vidare överklagandet till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du 
vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel. 
  
Delgivningskvittot ska vara daterat, undertecknat och inlämnat till samhällsbyggnadsförvaltningen 
senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Att du skickar in ditt delgivningskvitto är en 
förutsättning för att beslutet om förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft. 

Skickas till 
Zabina Järpfjord, Miljöinspektör 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående 
planeringsprojekt 

Ärendet 
Fastighetschef Jesper Lindö informerar om följande:  
Reinvesteringsprojekten fortsätter: på Odengården görs arbeten med utsida, takavvattning, panel 
med mera. I idrottshallen på Örelundskolan renoveras omklädningsrummen. Brandlarm ses över. 
undertak och belysning ses över på Bollebygdskolans högstadie.  
På Råssa görs till- och ombyggnad av kontor, omklädningsrum och matplats.  
Tillsammans med förvaltningschef på utbildningsförvaltningen görs översyn av lokalbehovet på 
kort och lång sikt. 
Upphandlingen för renovering av stora idrottshallen i Bollebygd har avbrutits, och renoveringen 
skjuts därför framåt.  
  
 

Paragrafen är justerad 
 

Page 17 of 23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  

 

 
 2023-04-17 

 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

§72 

Informationspunkt - medarbetarenkät 

Ärendet 
Förvaltningschef Ann-Charlotte Lind informerar om genomförd medarbetarenkät. Alla underlag 
har dessvärre inte kommit till förvaltningen än, varför större redogörelse av resultatet kommer 
ske vid nämnden i maj.  
 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Meddelanden och beslut för kännedom 

Ärendet 
Inkomna meddelanden och beslut för kännedom har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Anmälningar 
 SBN2342271 SBN2022/317-6  Sv_ Svar på medborgarförslag om actionsportpark... 
 SBN2342287 SBN2023/6-9  Beslut från Lst att upphäva det överklagade beslutet 

och återförvisa ärendet för fortsatt handläggning gällande tillsynsärende på fastigheten 
Erikstorp 1:185 

 SBN2342294 SBN2023/6-10  Överklagan gällande sanktionsavgift för tillsyn, byggt 
och tagit i bruk tillbyggnad och växthus utan start- och slutbesked gällande fastighet 
Erikstorp 2:72. 

 SBN2342295 SBN2023/6-11  Överklagan avslag på ansökan om förhandsbesked för 
enbostadshus gällande fastigheten Bollebygds-Holmen 1:16. 

 SBN2342296 SBN2023/6-12  Beslut från Lst gällande överklagan på fastigheten 
Inlag 1:14 

 SBN2342313 SBN2023/6-14  Beslut från Lst att godkänna kommunal 
strandskyddsdispens för nybyggnad förråd/produktionslokal på fastigheten Stenkulla 
1:25. 

 SBN2342312 SBN2023/6-13  Beslut från Lst att godkänna kommunal 
strandskyddsdispens för betongplatta med nitrogentank och teknikbod på fastigheten 
Buagärde 1:21. 

 SBN2342326 SBN2023/6-15  Överklagan 1 gällande beviljat förhandsbesked på 
fastigheten Vikhult 1:4. 

 SBN2342327 SBN2023/6-16  Överklagan 2 gällande beviljat förhandsbesked på 
fastigheten Vikhult 1:4. 

 SBN2342353 SBN2023/6-17  Beslut att avslå överklagan från Mark- och 
miljödomstolen, gällande fastighet Svedjorna 1:3. 

 SBN2342366 SBN2020/120-6  Beslut från VGR, datum för slutredovisning 
framflyttat til 30 juni 2023 

 KS2328201 KS2022/275-4  §33 KS Samverkansöverenskommelse mellan 
Bollebygds kommun och Lokalpolisområde Borås 2023-2026 

 KS2328097 KS2022/275-2  Samverkansöverenskommelse mellan Bollebygds 
kommun och Lokalpolisområde Borås 2023-2026 

 KS2328221 KS2022/276-4  Medborgarlöfte mellan Bollebygds kommun och 
Lokalpolisområde Borås 2023 

 KS2328202 KS2022/276-3  §34 KS Medborgarlöfte 2023 mellan Bollebygds 
kommun och lokalpolisområde Borås 
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 KS2328205 KS2023/39-4  §38 KS Mål- och budgetförutsättningar 2024-2026 för 
Bollebygds kommun 

 KS2328184 KS2023/39-3  Mål - och budgetförutsättningar 2024-2026 
 KS2328281 KS2023/23-6  §30 Kf Avtal om samverkan inom plan- och 

bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
 KS2328282 KS2023/36-4  §31 Kf Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i 

Bollebygds kommun 
 KS2328276 KS2023/81-2  §25 Kf Inkommet medborgarförslag: 

Medborgarförslag om cykelställ vid busshållplats Erikstorp 
 KS2328274 KS2023/59-3  §23 Kf Inkommet medborgarförslag: 

Medborgarförslag om fler gatlyktor på Erikstorp 
 KS2328296 KS2022/325-5  §42 KSAU Entreprenadupphandling stora 

idrottshallen 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsbesluten. 
 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till förtroendevalda och tjänstemän 
i kommunen enligt samhällsbyggnadsnämndens antagna delegationsordning den 20 februari 2023 
§31. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan 
samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns 
tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Delegeringsbeslut 
 SBN2342281 SBN2023/49-2  Schakttillstånd Kungsbackavägen 24, Egnahemsvägen 

13 Syllvägen 13 
 SBN2342328 SBN2023/53-2  Schakttillstånd hållplats Bråtes bro, Olsfors 
 SBN2342392 SBN2023/5-4  2023-03-02 -- 2023-03-29 

Paragrafen är justerad 
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§75 

Ledamöter informerar 

Ärendet 
Ingen information lämnas under denna punkt.  
 

Paragrafen är justerad 
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§76 

Förvaltningen informerar 

Ärendet 
Förvaltningschef Ann-Charlotte Lind informerar om följande:  
PWC har lämnat in rapport från genomförd revision, förvaltningen har till 19 april att svara, 
rapporten delges sedan nämnden.  
Nytt avtal för inköp av livsmedel är klart, upphandling är genomförd tillsammans med 
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner.  
Styrgrupp bredband har träffats. Möte kommer hållas med Open infra under maj.  
Tjänsten som administrativ handläggare med ansvar för servicefunktion kommer läggas ut på 
nytt, den person som tillsattes har slutat innan anställningen påbörjades.   
Miljöinspektör kommer rekryteras.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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